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MUNKEDALS KOMMUN  
 
Jävsnämnden 
 
Mandattid: 2023-01-01 - 2026-12-31 
 
Uppdragstyp Person – Namn Partibeteckning               

1:e vice Håkan Skenhede 
hakan.skenhede@munkedal.se  SD 

Ledamot Bo Ericson 
sven.ericson@munkedal.se  SD 

Ordförande Anders Siljeholm 
Anders.Siljeholm@politik.munkedal.se  M 

Ledamot Åsa Karlsson 
Asa.Karlsson@munkedal.se  S 

Ledamot  Rolf Bjelm 
rolf.bjelm@munkedal.se  S 

 
  
Uppdragstyp Person – Namn Partibeteckning 

Ersättare Terje Skaarnes 
terje.skaarnes@munkedal.se  SD 

Ersättare Mathias Johansson 
roger.johansson@munkedal.se  

SD 
 

Ersättare Henrik Palm 
henrik.palm@munkedal.se  M 

Ersättare Nina Andersson 
nina.johanssonandersson@munkedal.se  KD 

Ersättare Inger Orsbeck 
inger.orsback@munkedal.se  S 

Ersättare Leif Nilsson 
Leif.Nilsson@munkedal.se  S 

Ersättare Barbro Gustavsson  
Barbro.Gustavsson@munkedal.se  C 

 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

SD SD, M, KD, C, S, V, L 
M M, SD, KD, C, S, L, V 
KD KD, SD, M, S, C, V, L 
S S, V, C, L 
C C, L, S, V 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Jävsnämnden 

Tid: Måndagen den 26 februari 2024 kl 14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2024-02-26 

Justeringsperson: På tur: Håkan Skenhede (SD) 

Ordförande: Anders Siljeholm 

Sekreterare: Markus Fjellsson 

 

Nr Ärende  Sida 

1.  Anmälan för ändring som påverkar 
brandskyddet på fastigheten - Foss 7:94  
SBFV 2024-18 
Dnr JN 2024-03 

 4 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum: 2024-02-16 
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Adam Frändegård Dnr: JN-2024-000003 

Bygglovshandläggare 

Anmälan för ändring som påverkar brandskyddet 

på fastigheten - Foss 7:94  

SBFV 2024-18 

 

 

Förslag till beslut 

Jävsnämnden beslutar att: 

 

Bevilja startbesked. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd 

av 10 kap. 22 och 23 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

 

Med detta startbesked beslutas följande: 

 

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende, 10 kap. 14 § PBL. 

Kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, 10 kap. 10 § PBL. 

Åtgärden få tas i bruk utan slutbesked, 10 kap. 4 § PBL 

Sammanfattning 

Biblioteksverksamheten i kommunhuset på fastigheten Foss 7:94 önskar fler 

hyllplan. Inomhusbrandpost i biblioteket önskas ersättas med pulversläckare 

för att frigöra mer yta för hyllplan. 

 
Beskrivning av ärendet 
Anmälan har inkommit gällande ändring som avsevärt påverkar brandskyddet 

i biblioteket på fastigheten Foss 7:94. Inomhusbrandpost i bibliotek önskas 

ersättas med pulversläckare. 

Berörd del av byggnad bedöms ha verksamhetsklass 2A. Inomhusbrandposter 

bör enligt Boverkets byggregler (BBR) finnas i byggnader som har 

verksamhetsklass 1 samt i lokaler i verksamhetsklass 6. 

 

Sökt åtgärd bedöms därmed uppfylla kravet i BBR gällande släckutrustning. 

 

Remisser/yttranden 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten som inte har något att erinra. 

Avgift 
Avgiften för ärendet är 5 895 kronor, enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige 2023-11-27 §163. Faktura skickas separat, normalt en 

månad efter beslutet. 

 

Tidsfristens startdatum: 2024-02-07 
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Motivering 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att åtgärden kan antas komma 

uppfylla gällande krav. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   2024-02-16 

Anmälan    2024-02-07 

Kontrollplan (redovisas på nämndsmöte) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Ej aktuellt. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Ej aktuellt. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Ej aktuellt. 

 

 

Peter Karlsson 

Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadschef för kännedom 

Enhetschef Plan, bygg och MEX för kännedom 

Slutarkiv 

planbygg@munkedal.se för vidare expediering till: 

- Sökande (Hur du överklagar ett beslut + Viktig information) 
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1

Josefine Tenghede

Från: Karl-Fredrik Petzäll <karl-fredrik.petzall@mittbohuslan.se>
Skickat: den 16 februari 2024 09:55
Till: Planbygg Munkedal
Ämne: Yttrande
Bifogade filer: SBFV-2024-18 KSSYS472_Munkedal - Centrumtorget 5 - Samhällsbyggnad_4330_

001.pdf

Hej 

Räddningstjänsten har inget a  erinra över a  inomhusbrandposter i biblioteket ersä s med pulversläckare. 

Med vänlig hälsning 

Karl-Fredrik Petzäll 
Brandinspektör 
………………………………………. 
Räddningstjänstförbund Mitt Bohuslän 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46101615521 
www.mittbohuslan.se 
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